Docnr8%3

From: "EEE M

Sent: Tue, 25 Oct 2022 17:04:26 +0200

To: "s12e " <512e @utrecht.nl>; "512¢ " <SEE @utrecht.nl>;
"s12e " < 512e @utrecht.nl>

Subject: RE: overeenkomst 2e boot Keulsekade

Hois12e

Dank, goed om te horen.
De overeenkomst wordt vertaald naar Nederlands, dit is voor ons een vereiste.
Waarschijnlijk wordt het een Nederlandse en Duitse versie naast elkaar.

Met vriendelijke groet,

512e

512e 512e

512e

5126 @utrecht.nl
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling
maandag t/m donderdag

Q Virecht
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Gemeente U‘tr‘eéht

Van: s12e <512e @utrecht.nl>

Verzonden: dinsdag 25 oktober 2022 17:03

Aan: [512e < 512e @utrecht.nl>,‘ 512e < 512e @utrecht.n|>,' 512e
<5126 @utrecht.nl>

Onderwerp: RE: overeenkomst 2e boot Keulsekade

Hi 512e

Btw verhaal klopt, verhuur van boten is van rechtswege belast met btw. Een betalingstermijn van 30 dagen is redelijk en
minimale vereiste voor gemeente, liever ontvangen wij facturen zelfs 6 weken van tevoren maar dat hoeft niet per sé in de ovk. Ik
vind het wel glad ijs worden als de overeenkomst nu ook in het Duits wordt geschreven...

Met vriendelijke groet,

512e
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51.2e

5126 @utrecht.nl
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Gemeente Utrecht

Van:[si12e ze @utrecht.nl>

Verzonden: dinsdag 25 oktober 2022 16:29

Aan: 512e < 512e @utrecht.nl>,‘ 512e < 512e @utrecht.nl>,‘ 512e
<5126 @utrecht.nl>

Onderwerp: overeenkomst 2e boot Keulsekade

Goedemiddag 512

In de bijlage de aangepaste versie van de overeenkomst (wel in het duits). 512 heeft de geel gearceerde stukken vertaald, zie
andere bijlage.

De hele overeenkomst wordt vertaald en in een definitieve overeenkomst gegoten als we op hoofdlijnen akkoord zijn.
Los van de €511¢ aan transportkosten van Hongarije naar Nederland, zijn we dat wel.

Wel nog 2 zaken die openstaan:

e Hoe om te gaan met BTW? Staat nu in dat het btw-belastbaar is (21%). De reder geeft aan dat dit voor de andere
buitenlandse opvangboten in Nederland ook geldt.

e Facturering: er staat nu in uiterlijk 7 dagen voor einde van de maand (per maand betaling). Kunnen we dit als Utrecht
wel?

Graag jouw reactie hierop. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

512e

512e 512e

51.2e

8480 @utrecht.nl
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling
maandag t/m donderdag
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